














Von: info@hamburgersprechwerk.de
Betreff: bitte Rechnung bezahlen
Datum: 10. Juli 2015 um 20:44

An: mariavb@ .de
Kopie: Cathérine Menschner

Hallo Maria,

Cathérine hatte dir die Abrechnung von YASODHARA UND BUDDHA weitergeleitet. Es ist noch die Summe von 597,40 € offen.
Kannst du das Geld bitte überweisen?
Ich habe die Abrechnungen zur Sicherheit nochmal angehängt.

LG
Konstanze

Konstanze Ullmer
Intendanz
Hamburger Sprechwerk
Klaus-Groth-Str. 23
20535 Hamburg
FON Büro: 040 - 24 42 39 - 30 / -32
FON Tickets NEU: 040 - 69 65 05 05
mail: info@hamburgersprechwerk.de
web: www.hamburgersprechwerk.de
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Sprechwerk - Klaus-Groth-Str. 23 - 20535 Hamburg - Tel: 040 – 2442 3930 - info@hamburgersprechwerk.de

ABRECHNUNG

Förderverein Hamburger Sprechwerk e.V. 
Vorstand: Konstanze Ullmer, Andreas Lübbers

Bankverbindung: IBAN  DE74200505501224125508– BIC HASPDEHHXXX– Haspa
Str.Nr. 17/441/14973 – Vereinsregister: VR 18515 22.06.15

2015-06-14 Yasodhara und Buddha

Maria v. Bismarck
 
Franziusstr. 13
28209 Bremen

Karten Abendkasse Anzahl
23,00 C 0,00 C
18,00 C 0,00 C
0,00 C 0,00 C
0,00 C 0,00 C

Freikarten

gesamt Abendkasse 0,00 C

Theatergem.
11,00 C 0,00 C

Comfortticket VVK
20,00 C 16 320,00 C
15,00 C 2 30,00 C

VVK Künstler
20,00 C 0,00 C
15,00 C 0,00 C

VVK Hamburger Sprechwerk
20,00 C 0,00 C
15,00 C 0,00 C

Zuschauer total 18
Summe VVK Förderverein total 350,00 C
Summe VVK Künstler total 0,00 C

gesamt Einnahmen Karten 350,00 C

Merchandise-Einnahmen
Programmheft 0,00 C
 Buch 0,00 C
CD 0,00 C
Plakat 0,00 C
sonstige Verkäufe 0,00 C
gesamt 0,00 C

Künstlerausgaben
./. Saalmiete 600,00 C
./. Strompauschale 0,00 C
./. Getränke 2 Prosecco, 1 Mate 9,40 C
./. Lizenzen 0,00 C
gesamt 609,40 C

Summe Einnahmen Förderverein / 
Künstlerausgaben minus 
Merch.einnahmen 609,40 C
bereits erhalten durch AK und VVK 
(Adticket, Theatergemeinde & 
Hamburger Sprechwerk) und 
Merch.einnahmen 350,00 C
Differenzbetrag (plus = Künstler an 
Fö.verein / minus = Fö.verein an 
Künstler) 259,40 C

Summe Einnahmen Künstler / 
Kartenerlöse plus 
Merch.einnahmen minus 
Künstlerausgaben -259,40 C
bereits erhalten (eigener VVK 
Künstler) 0,00 C
Rechnungsbetrag (plus = 
Fö.verein an Künstler / minus 
= Künstler an Fö.verein) -259,40 C

mailto:info@hamburgersprechwerk.de


Von: mariavb@ .de
Betreff: Re: bitte Rechnung bezahlen
Datum: 11. Juli 2015 um 00:00

An: info@hamburgersprechwerk.de

Liebe Konstanze
Ich bin im Urlaub und Catherine auf See. Ich hatte das alles Ihr
übertragen und wundere mich dass wir noch etwas zahlen müssen. Wir haben
ja gerade mal die Musiker bezahlt und einen Riesenärger weil die
Schauspieler gar nichts verdient haben. Ich muss mit Catherine sprechen
, sie sagte alles sei ausgeglichen . Bitte gedulde dich bis nächste
Woche da sind wir beide zurück.
Lieben Gruß
Maria

-----Original Message-----
Date: Fri, 10 Jul 2015 20:44:26 +0200
Subject: bitte Rechnung bezahlen
From: "info@hamburgersprechwerk.de" <info@hamburgersprechwerk.de>
To: mariavb@t-online.de

Hallo Maria,

Cathérine hatte dir die Abrechnung von YASODHARA UND BUDDHA  
weitergeleitet. Es ist noch die Summe von 597,40 € offen.
Kannst du das Geld bitte überweisen?
Ich habe die Abrechnungen zur Sicherheit nochmal angehängt.

LG
Konstanze

Konstanze Ullmer
Intendanz
Hamburger Sprechwerk
Klaus-Groth-Str. 23
20535 Hamburg
FON Büro: 040 - 24 42 39 - 30 / -32
FON Tickets NEU: 040 - 69 65 05 05
mail: info@hamburgersprechwerk.de
web: www.hamburgersprechwerk.de

mailto:info@hamburgersprechwerk.de


Von: info@hamburgersprechwerk.de
Betreff: Re: bitte Rechnung bezahlen
Datum: 13. Juli 2015 um 12:19

An: mariavb@ .de

Liebe Maria,

da besteht wohl Gesprächsbedarf zwischen euch. Die Miete ist nicht durch die Einnahmen der Internet-Kartenverkäufe gedeckt
worden - und die Abendkasse habt ihr selbst gemacht. Es war also klar, dass da noch etwas zu zahlen ist. Cathérine hat dir die
Abrechnung auch weitergeleitet, so lautet jedenfalls ihre Mail an mich, in der ich auch deine Mailadresse erhalten habe.

Das Sprechwerk ist jetzt bis zum 26.07. im Urlaub. Bis dahin habt ihr also Zeit die Dinge zu klären. Danach hätte ich die Miete aber
gerne.

LG
Konstanze

Konstanze Ullmer
Intendanz
Hamburger Sprechwerk
Klaus-Groth-Str. 23
20535 Hamburg
FON Büro: 040 - 24 42 39 - 30 / -32
FON Tickets NEU: 040 - 69 65 05 05
mail: info@hamburgersprechwerk.de
web: www.hamburgersprechwerk.de

Am 11.07.2015 um 00:00 schrieb mariavb@ .de:

Liebe Konstanze
Ich bin im Urlaub und Catherine auf See. Ich hatte das alles Ihr
übertragen und wundere mich dass wir noch etwas zahlen müssen. Wir haben
ja gerade mal die Musiker bezahlt und einen Riesenärger weil die
Schauspieler gar nichts verdient haben. Ich muss mit Catherine sprechen
, sie sagte alles sei ausgeglichen . Bitte gedulde dich bis nächste
Woche da sind wir beide zurück.
Lieben Gruß
Maria

-----Original Message-----
Date: Fri, 10 Jul 2015 20:44:26 +0200
Subject: bitte Rechnung bezahlen
From: "info@hamburgersprechwerk.de" <info@hamburgersprechwerk.de>
To: mariavb@ .de

Hallo Maria,

Cathérine hatte dir die Abrechnung von YASODHARA UND BUDDHA
weitergeleitet. Es ist noch die Summe von 597,40 € offen.
Kannst du das Geld bitte überweisen?
Ich habe die Abrechnungen zur Sicherheit nochmal angehängt.

LG
Konstanze

Konstanze Ullmer
Intendanz
Hamburger Sprechwerk
Klaus-Groth-Str. 23
20535 Hamburg
FON Büro: 040 - 24 42 39 - 30 / -32
FON Tickets NEU: 040 - 69 65 05 05
mail: info@hamburgersprechwerk.de
web: www.hamburgersprechwerk.de

mailto:info@hamburgersprechwerk.de


Von: Maria von Bismarck mariavb@ .de
Betreff: Re: bitte Rechnung bezahlen
Datum: 13. Juli 2015 um 14:37

An: info@hamburgersprechwerk.de

Liebe Konstanze,

Sobals Catherine zurück ist wird alles überwiesen.Sie hat die Kasse mit zu sich genommen und hat den Überblick.Sie war für mich
einfach nicht meht zu erreichen.Sie kommt am Mittwoch
Schöne Zeit Dir!!

LG Deine Maria.

Am 13.07.2015 um 12:19 schrieb info@hamburgersprechwerk.de:
Liebe Maria,

da besteht wohl Gesprächsbedarf zwischen euch. Die Miete ist nicht durch die Einnahmen der Internet-Kartenverkäufe gedeckt
worden - und die Abendkasse habt ihr selbst gemacht. Es war also klar, dass da noch etwas zu zahlen ist. Cathérine hat dir die
Abrechnung auch weitergeleitet, so lautet jedenfalls ihre Mail an mich, in der ich auch deine Mailadresse erhalten habe.

Das Sprechwerk ist jetzt bis zum 26.07. im Urlaub. Bis dahin habt ihr also Zeit die Dinge zu klären. Danach hätte ich die Miete aber
gerne.

LG
Konstanze

Konstanze Ullmer
Intendanz
Hamburger Sprechwerk
Klaus-Groth-Str. 23
20535 Hamburg
FON Büro: 040 - 24 42 39 - 30 / -32
FON Tickets NEU: 040 - 69 65 05 05
mail: info@hamburgersprechwerk.de
web: www.hamburgersprechwerk.de

Am 11.07.2015 um 00:00 schrieb mariavb@t-online.de:

Liebe Konstanze
Ich bin im Urlaub und Catherine auf See. Ich hatte das alles Ihr
übertragen und wundere mich dass wir noch etwas zahlen müssen. Wir haben
ja gerade mal die Musiker bezahlt und einen Riesenärger weil die
Schauspieler gar nichts verdient haben. Ich muss mit Catherine sprechen
, sie sagte alles sei ausgeglichen . Bitte gedulde dich bis nächste
Woche da sind wir beide zurück.
Lieben Gruß
Maria

-----Original Message-----
Date: Fri, 10 Jul 2015 20:44:26 +0200
Subject: bitte Rechnung bezahlen
From: "info@hamburgersprechwerk.de" <info@hamburgersprechwerk.de>
To: mariavb@ .de

Hallo Maria,

Cathérine hatte dir die Abrechnung von YASODHARA UND BUDDHA
weitergeleitet. Es ist noch die Summe von 597,40 € offen.
Kannst du das Geld bitte überweisen?
Ich habe die Abrechnungen zur Sicherheit nochmal angehängt.

LG
Konstanze

Konstanze Ullmer
Intendanz
Hamburger Sprechwerk
Klaus-Groth-Str. 23
20535 Hamburg
FON Büro: 040 - 24 42 39 - 30 / -32
FON Tickets NEU: 040 - 69 65 05 05
mail: info@hamburgersprechwerk.de
web: www.hamburgersprechwerk.de

mailto:Bismarckmariavb@t-online.de
mailto:info@hamburgersprechwerk.de




Von: info@hamburgersprechwerk.de
Betreff: Re: bitte Rechnung bezahlen
Datum: 7. August 2015 um 21:45

An: Maria von Bismarck mariavb@ .de, Cathérine Menschner @aol.com

Hallo Maria, hallo Cathérine,

die Rechnung ist immer noch nicht bezahlt!
Bitte lasst mich doch nicht dem Geld hinterher rennen, ich habe wirklich anderes zu tun!

LG
Konstanze

Konstanze Ullmer
Intendanz
Hamburger Sprechwerk
Klaus-Groth-Str. 23
20535 Hamburg
FON Büro: 040 - 24 42 39 - 30 / -32
FON Tickets NEU: 040 - 69 65 05 05
mail: info@hamburgersprechwerk.de
web: www.hamburgersprechwerk.de

Am 13.07.2015 um 14:37 schrieb Maria von Bismarck:

Liebe Konstanze,

Sobals Catherine zurück ist wird alles überwiesen.Sie hat die Kasse mit zu sich genommen und hat den Überblick.Sie war für mich
einfach nicht meht zu erreichen.Sie kommt am Mittwoch
Schöne Zeit Dir!!

LG Deine Maria.

Am 13.07.2015 um 12:19 schrieb info@hamburgersprechwerk.de:
Liebe Maria,

da besteht wohl Gesprächsbedarf zwischen euch. Die Miete ist nicht durch die Einnahmen der Internet-Kartenverkäufe gedeckt
worden - und die Abendkasse habt ihr selbst gemacht. Es war also klar, dass da noch etwas zu zahlen ist. Cathérine hat dir die
Abrechnung auch weitergeleitet, so lautet jedenfalls ihre Mail an mich, in der ich auch deine Mailadresse erhalten habe.

Das Sprechwerk ist jetzt bis zum 26.07. im Urlaub. Bis dahin habt ihr also Zeit die Dinge zu klären. Danach hätte ich die Miete
aber gerne.

LG
Konstanze

Konstanze Ullmer
Intendanz
Hamburger Sprechwerk
Klaus-Groth-Str. 23
20535 Hamburg
FON Büro: 040 - 24 42 39 - 30 / -32
FON Tickets NEU: 040 - 69 65 05 05
mail: info@hamburgersprechwerk.de
web: www.hamburgersprechwerk.de

Am 11.07.2015 um 00:00 schrieb mariavb@ .de:

Liebe Konstanze
Ich bin im Urlaub und Catherine auf See. Ich hatte das alles Ihr
übertragen und wundere mich dass wir noch etwas zahlen müssen. Wir haben
ja gerade mal die Musiker bezahlt und einen Riesenärger weil die
Schauspieler gar nichts verdient haben. Ich muss mit Catherine sprechen
, sie sagte alles sei ausgeglichen . Bitte gedulde dich bis nächste
Woche da sind wir beide zurück.
Lieben Gruß
Maria

mailto:info@hamburgersprechwerk.de
mailto:Bismarckmariavb@t-online.de
mailto:Menschnercmenschner@aol.com


Von: Cathérine Menschner @aol.com
Betreff: Re: bitte Rechnung bezahlen
Datum: 10. August 2015 um 23:56

An: info@hamburgersprechwerk.de

Liebe Konstanze,

das tut mir leid, dass Du Dein Geld immer noch nicht hast. Hatte mit Maria diesbezüglich schon vor drei
Wochen gesprochen und gedacht, dass sie Dir das überweist. Habe ihr heute auch nochmal eine Nachricht
hinterher geschickt und hoffe, dass sie es jetzt tut.
Ich habe mit den Finanzen dieser Produktion gar nichts zu tun, das komplett Marias Ding.

Lieben Gruß
Cathérine

Cathérine Menschner
Re isseurin, Autorin

-----Ursprüngliche Mitteilung-----
Von: info <info@hamburgersprechwerk.de>
An: Maria von Bismarck <mariavb@ .de>; Cathérine Menschner @aol.com>
Verschickt: Fr, 7 Aug 2015 9:46 pm
Betreff: Re: bitte Rechnung bezahlen

Hallo Maria, hallo Cathérine,

die Rechnung ist immer noch nicht
bezahlt!
Bitte lasst mich doch nicht dem Geld hinterher rennen, ich habe 

wirklich anderes zu tun!

LG
Konstanze

Konstanze
Ullmer
Intendanz
Hamburger Sprechwerk
Klaus-Groth-Str. 23
20535 Hamburg
FON
Büro: 040 - 24 42 39 - 30 / -32
FON Tickets NEU: 040 - 69 65 05 05
mail:
info@hamburgersprechwerk.de
web:
www.hamburgersprechwerk.de

Am 13.07.2015 um 14:37
schrieb Maria von Bismarck:

mailto:Menschnercmenschner@aol.com
mailto:info@hamburgersprechwerk.de
mailto:info@hamburgersprechwerk.de
http://www.hamburgersprechwerk.de/


Von: info@hamburgersprechwerk.de
Betreff: Re: bitte Rechnung bezahlen
Datum: 11. August 2015 um 18:39

An: Cathérine Menschner @aol.com

Liebe Cathérine,

ja, mir ist klar, dass Marias Behauptung sie hätte mit den Finanzen nichts zu tun, das wäre alles deine Baustelle und ihr Erstaunen,
dass überhaupt noch Geld zu zahlen ist, eine Hinhaltetaktik ist.
Das ist schade, denn es ist doch klar, dass ich das Geld so oder so bekommen werde. Dafür gibt es ja Verträge. Die Frage ist nur, wie
viel Stress ich deswegen machen und auch selber haben werde. Stressfrei wäre mir lieber.

LG
Konstanze

Konstanze Ullmer
Intendanz
Hamburger Sprechwerk
Klaus-Groth-Str. 23
20535 Hamburg
FON Büro: 040 - 24 42 39 - 30 / -32
FON Tickets NEU: 040 - 69 65 05 05
mail: info@hamburgersprechwerk.de
web: www.hamburgersprechwerk.de

Am 10.08.2015 um 23:56 schrieb Cathérine Menschner:

Liebe Konstanze,

das tut mir leid, dass Du Dein Geld immer noch nicht hast. Hatte mit Maria diesbezüglich schon vor drei Wochen gesprochen und
gedacht, dass sie Dir das überweist. Habe ihr heute auch nochmal eine Nachricht hinterher geschickt und hoffe, dass sie es jetzt tut.
Ich habe mit den Finanzen dieser Produktion gar nichts zu tun, das komplett Marias Ding.

Lieben Gruß
Cathérine

Cathérine Menschner
Regisseurin, Autorin

-----Ursprüngliche Mitteilung-----
Von: info <info@hamburgersprechwerk.de>
An: Maria von Bismarck <mariavb@ .de>; Cathérine Menschner @aol.com>
Verschickt: Fr, 7 Aug 2015 9:46 pm
Betreff: Re: bitte Rechnung bezahlen

Hallo Maria, hallo Cathérine,

die Rechnung ist immer noch nicht
bezahlt!
Bitte lasst mich doch nicht dem Geld hinterher rennen, ich habe

wirklich anderes zu tun!

LG
Konstanze

Konstanze
Ullmer
Intendanz
Hamburger Sprechwerk
Klaus-Groth-Str. 23
20535 Hamburg
FON
Büro: 040 - 24 42 39 - 30 / -32
FON Tickets NEU: 040 - 69 65 05 05
mail:
info@hamburgersprechwerk.de
web:
www.hamburgersprechwerk.de

mailto:info@hamburgersprechwerk.de
mailto:Menschnercmenschner@aol.com


Von: Maria von Bismarck mariavb@ .de
Betreff: Re: bitte Rechnung bezahlen
Datum: 5. September 2015 um 18:03

An: info@hamburgersprechwerk.de

Liebe Konstanze,

Es tut mir wirklich leid, dass die Rechnung immer noch offen ist, und Du nichts von mir gehört hast.

Ich gehe gerade durch eine schwere gesundheitliche Krise, und kann schon seit einer Weile nicht mehr meine Arbeit wie gewohnt
machen.Demzufolge habe ich auch ein leeres Konto. Nun wollte ich Dich fragen , ob es möglich wäre die Summe in Raten
abzuzahlen.Das käme mir sehr entgegen. Ich weiß einfach gerade nicht wo ich es hernehmen soll..

Ich hoffe Deine Projekte laufen gut !

Herzlichen Gruß
Deine Maria v. B.

Am 07.08.2015 um 21:45 schrieb info@hamburgersprechwerk.de:
Hallo Maria, hallo Cathérine,

die Rechnung ist immer noch nicht bezahlt!
Bitte lasst mich doch nicht dem Geld hinterher rennen, ich habe wirklich anderes zu tun!

LG
Konstanze

Konstanze Ullmer
Intendanz
Hamburger Sprechwerk
Klaus-Groth-Str. 23
20535 Hamburg
FON Büro: 040 - 24 42 39 - 30 / -32
FON Tickets NEU: 040 - 69 65 05 05
mail: info@hamburgersprechwerk.de
web: www.hamburgersprechwerk.de

Am 13.07.2015 um 14:37 schrieb Maria von Bismarck:

Liebe Konstanze,

Sobals Catherine zurück ist wird alles überwiesen.Sie hat die Kasse mit zu sich genommen und hat den Überblick.Sie war für
mich einfach nicht meht zu erreichen.Sie kommt am Mittwoch
Schöne Zeit Dir!!

LG Deine Maria.

Am 13.07.2015 um 12:19 schrieb info@hamburgersprechwerk.de:
Liebe Maria,

da besteht wohl Gesprächsbedarf zwischen euch. Die Miete ist nicht durch die Einnahmen der Internet-Kartenverkäufe gedeckt
worden - und die Abendkasse habt ihr selbst gemacht. Es war also klar, dass da noch etwas zu zahlen ist. Cathérine hat dir die
Abrechnung auch weitergeleitet, so lautet jedenfalls ihre Mail an mich, in der ich auch deine Mailadresse erhalten habe.

Das Sprechwerk ist jetzt bis zum 26.07. im Urlaub. Bis dahin habt ihr also Zeit die Dinge zu klären. Danach hätte ich die Miete
aber gerne.

LG
Konstanze

Konstanze Ullmer
Intendanz
Hamburger Sprechwerk
Klaus-Groth-Str. 23
20535 Hamburg
FON Büro: 040 - 24 42 39 - 30 / -32
FON Tickets NEU: 040 - 69 65 05 05

mailto:Bismarckmariavb@t-online.de
mailto:info@hamburgersprechwerk.de


Von: info@hamburgersprechwerk.de
Betreff: Re: bitte Rechnung bezahlen
Datum: 7. September 2015 um 17:12

An: Maria von Bismarck mariavb@ .de

Hallo Maria,

an Raten in welcher Höhe dachtest du denn?

LG
Konstanze

Konstanze Ullmer
Intendanz
Hamburger Sprechwerk
Klaus-Groth-Str. 23
20535 Hamburg
FON Büro: 040 - 24 42 39 - 30 / -32
FON Tickets NEU: 040 - 69 65 05 05
mail: info@hamburgersprechwerk.de
web: www.hamburgersprechwerk.de

Am 05.09.2015 um 18:03 schrieb Maria von Bismarck:

Liebe Konstanze,

Es tut mir wirklich leid, dass die Rechnung immer noch offen ist, und Du nichts von mir gehört hast.

Ich gehe gerade durch eine schwere gesundheitliche Krise, und kann schon seit einer Weile nicht mehr meine Arbeit wie gewohnt
machen.Demzufolge habe ich auch ein leeres Konto. Nun wollte ich Dich fragen , ob es möglich wäre die Summe in Raten
abzuzahlen.Das käme mir sehr entgegen. Ich weiß einfach gerade nicht wo ich es hernehmen soll..

Ich hoffe Deine Projekte laufen gut !

Herzlichen Gruß
Deine Maria v. B.

Am 07.08.2015 um 21:45 schrieb info@hamburgersprechwerk.de:
Hallo Maria, hallo Cathérine,

die Rechnung ist immer noch nicht bezahlt!
Bitte lasst mich doch nicht dem Geld hinterher rennen, ich habe wirklich anderes zu tun!

LG
Konstanze

Konstanze Ullmer
Intendanz
Hamburger Sprechwerk
Klaus-Groth-Str. 23
20535 Hamburg
FON Büro: 040 - 24 42 39 - 30 / -32
FON Tickets NEU: 040 - 69 65 05 05
mail: info@hamburgersprechwerk.de
web: www.hamburgersprechwerk.de

Am 13.07.2015 um 14:37 schrieb Maria von Bismarck:

mailto:info@hamburgersprechwerk.de
mailto:Bismarckmariavb@t-online.de


Von: info@hamburgersprechwerk.de
Betreff: Re: bitte Rechnung bezahlen
Datum: 8. September 2015 um 21:57

An: Maria von Bismarck mariavb@ .de

Hallo Maria,

wie heute telefonisch verabredet, zahlst du die Restsumme von 597,40 € in Raten zu je 100,- € ab. Zahlungsbeginn ist September
2015.
Bestätigst du mir bitte diese Vereinbarung? Danke.

Liebe Grüße

Konstanze

Konstanze Ullmer
Intendanz
Hamburger Sprechwerk
Klaus-Groth-Str. 23
20535 Hamburg
FON Büro: 040 - 24 42 39 - 30 / -32
FON Tickets NEU: 040 - 69 65 05 05
mail: info@hamburgersprechwerk.de
web: www.hamburgersprechwerk.de

Am 05.09.2015 um 18:03 schrieb Maria von Bismarck:

Liebe Konstanze,

Es tut mir wirklich leid, dass die Rechnung immer noch offen ist, und Du nichts von mir gehört hast.

Ich gehe gerade durch eine schwere gesundheitliche Krise, und kann schon seit einer Weile nicht mehr meine Arbeit wie gewohnt
machen.Demzufolge habe ich auch ein leeres Konto. Nun wollte ich Dich fragen , ob es möglich wäre die Summe in Raten
abzuzahlen.Das käme mir sehr entgegen. Ich weiß einfach gerade nicht wo ich es hernehmen soll..

Ich hoffe Deine Projekte laufen gut !

Herzlichen Gruß
Deine Maria v. B.

Am 07.08.2015 um 21:45 schrieb info@hamburgersprechwerk.de:
Hallo Maria, hallo Cathérine,

die Rechnung ist immer noch nicht bezahlt!
Bitte lasst mich doch nicht dem Geld hinterher rennen, ich habe wirklich anderes zu tun!

LG
Konstanze

Konstanze Ullmer
Intendanz
Hamburger Sprechwerk
Klaus-Groth-Str. 23
20535 Hamburg
FON Büro: 040 - 24 42 39 - 30 / -32
FON Tickets NEU: 040 - 69 65 05 05
mail: info@hamburgersprechwerk.de
web: www.hamburgersprechwerk.de

mailto:info@hamburgersprechwerk.de
mailto:Bismarckmariavb@t-online.de


Von: mariavb@ .de
Betreff: Re: Re: bitte Rechnung bezahlen
Datum: 9. September 2015 um 18:21

An: info@hamburgersprechwerk.de

Liebe Konstanze
Hiermit bestätige ich die vereinbarte Ratenzahlung von 100 Euro
monatlich ab September .
Herzlichst
Maria v. Bismarck

-----Original Message-----
Date: Tue, 08 Sep 2015 21:57:25 +0200
Subject: Re: bitte Rechnung bezahlen
From: "info@hamburgersprechwerk.de" <info@hamburgersprechwerk.de>
To: Maria von Bismarck <mariavb@ .de>

Hallo Maria,

wie heute telefonisch verabredet, zahlst du die Restsumme von 597,40 €  
in Raten zu je 100,- € ab. Zahlungsbeginn ist September 2015.
Bestätigst du mir bitte diese Vereinbarung? Danke.

Liebe Grüße

Konstanze

Konstanze Ullmer
Intendanz
Hamburger Sprechwerk
Klaus-Groth-Str. 23
20535 Hamburg
FON Büro: 040 - 24 42 39 - 30 / -32
FON Tickets NEU: 040 - 69 65 05 05
mail: info@hamburgersprechwerk.de
web: www.hamburgersprechwerk.de

Am 05.09.2015 um 18:03 schrieb Maria von Bismarck:

Liebe Konstanze,

Es tut mir wirklich leid, dass die Rechnung immer noch offen ist,  
und Du nichts von mir gehört hast.

Ich gehe gerade durch eine schwere gesundheitliche Krise, und kann  
schon seit einer Weile nicht mehr meine Arbeit wie gewohnt  
machen.Demzufolge habe ich auch ein leeres Konto. Nun wollte ich  
Dich fragen , ob es möglich wäre die Summe in Raten abzuzahlen.Das  
käme mir sehr entgegen. Ich weiß einfach gerade nicht wo ich es  
hernehmen soll..

Ich hoffe Deine Projekte laufen gut !

Herzlichen Gruß
Deine Maria v. B.

Am 07.08.2015 um 21:45 schrieb info@hamburgersprechwerk.de:
Hallo Maria, hallo Cathérine,

die Rechnung ist immer noch nicht bezahlt!
Bitte lasst mich doch nicht dem Geld hinterher rennen, ich habe  
wirklich anderes zu tun!

LG
Konstanze

Konstanze Ullmer

mailto:info@hamburgersprechwerk.de


Von: info@hamburgersprechwerk.de
Betreff: Re: bitte Rechnung bezahlen
Datum: 5. Oktober 2015 um 14:28

An: mariavb@ .de
Kopie: Mark Franzen

Hallo Maria,

bereits mit der ersten Ratenzahlung bist du im Verzug.
Ich war so freundlich, dir ohne lange Diskussionen deine Mietschulden zu stunden und habe wirklich keine Lust darauf, jeden Monat
aufs Neue hinter dem Geld herzurennen.
Daher jetzt eine klare Ansage: Entweder du hältst dich an die Abmachung der Ratenzahlung von 100,-€ im Monat oder die
Abmachung ist hinfällig. Dann fällt die komplette Summe per sofort an und ich werde nicht zögern juristische Mittel zu ergreifen.
Die 100,- € für September erwarte ich innerhalb von 3 Tagen auf unserem Konto.

Ich setze unseren Rechtsanwalt prophylaktisch schon einmal in Kopie dieses Schreibens, hoffe aber, dass es ohne seine Dienste
ablaufen wird.

Mit freundlichen Grüßen

Konstanze Ullmer
Intendanz
Hamburger Sprechwerk
Klaus-Groth-Str. 23
20535 Hamburg
FON Büro: 040 - 24 42 39 - 30 / -32
FON Tickets NEU: 040 - 69 65 05 05
mail: info@hamburgersprechwerk.de
web: www.hamburgersprechwerk.de

Am 09.09.2015 um 18:21 schrieb mariavb@t-online.de:

Liebe Konstanze
Hiermit bestätige ich die vereinbarte Ratenzahlung von 100 Euro
monatlich ab September .
Herzlichst
Maria v. Bismarck

-----Original Message-----
Date: Tue, 08 Sep 2015 21:57:25 +0200
Subject: Re: bitte Rechnung bezahlen
From: "info@hamburgersprechwerk.de" <info@hamburgersprechwerk.de>
To: Maria von Bismarck <mariavb@ .de>

Hallo Maria,

wie heute telefonisch verabredet, zahlst du die Restsumme von 597,40 €
in Raten zu je 100,- € ab. Zahlungsbeginn ist September 2015.
Bestätigst du mir bitte diese Vereinbarung? Danke.

Liebe Grüße

Konstanze

Konstanze Ullmer
Intendanz
Hamburger Sprechwerk
Klaus-Groth-Str. 23
20535 Hamburg
FON Büro: 040 - 24 42 39 - 30 / -32
FON Tickets NEU: 040 - 69 65 05 05
mail: info@hamburgersprechwerk.de
web: www.hamburgersprechwerk.de

Am 05.09.2015 um 18:03 schrieb Maria von Bismarck:

Liebe Konstanze,

mailto:info@hamburgersprechwerk.de


Von: info@hamburgersprechwerk.de
Betreff: Fwd: bitte Rechnung bezahlen
Datum: 5. Oktober 2015 um 14:31

An: Cathérine Menschner @aol.com

Hi Cathérine,

diese Mail zur Info an dich.
Ich weiß nicht, ob du Einfluss auf Maria v. Bismarck hast, aber ich bin so langsam richtig sauer auf sie. Ich lasse mich äußerst ungern
verarschen.

Liebe Grüße
Konstanze

Konstanze Ullmer
Intendanz
Hamburger Sprechwerk
Klaus-Groth-Str. 23
20535 Hamburg
FON Büro: 040 - 24 42 39 - 30 / -32
FON Tickets NEU: 040 - 69 65 05 05
mail: info@hamburgersprechwerk.de
web: www.hamburgersprechwerk.de

Anfang der weitergeleiteten E-Mail:

Von: "info@hamburgersprechwerk.de" <info@hamburgersprechwerk.de>
Datum: 5. Oktober 2015 14:28:18 MESZ
An: mariavb@ .de
Kopie: Mark Franzen >
Betreff: Re: bitte Rechnung bezahlen

Hallo Maria,

bereits mit der ersten Ratenzahlung bist du im Verzug.
Ich war so freundlich, dir ohne lange Diskussionen deine Mietschulden zu stunden und habe wirklich keine Lust darauf, jeden Monat
aufs Neue hinter dem Geld herzurennen.
Daher jetzt eine klare Ansage: Entweder du hältst dich an die Abmachung der Ratenzahlung von 100,-€ im Monat oder die
Abmachung ist hinfällig. Dann fällt die komplette Summe per sofort an und ich werde nicht zögern juristische Mittel zu ergreifen.
Die 100,- € für September erwarte ich innerhalb von 3 Tagen auf unserem Konto.

Ich setze unseren Rechtsanwalt prophylaktisch schon einmal in Kopie dieses Schreibens, hoffe aber, dass es ohne seine Dienste
ablaufen wird.

Mit freundlichen Grüßen

Konstanze Ullmer
Intendanz
Hamburger Sprechwerk
Klaus-Groth-Str. 23
20535 Hamburg
FON Büro: 040 - 24 42 39 - 30 / -32
FON Tickets NEU: 040 - 69 65 05 05
mail: info@hamburgersprechwerk.de
web: www.hamburgersprechwerk.de

Am 09.09.2015 um 18:21 schrieb mariavb@ .de:

Liebe Konstanze
Hiermit bestätige ich die vereinbarte Ratenzahlung von 100 Euro
monatlich ab September .
Herzlichst
Maria v. Bismarck

-----Original Message-----
Date: Tue, 08 Sep 2015 21:57:25 +0200
Subject: Re: bitte Rechnung bezahlen

mailto:info@hamburgersprechwerk.de
mailto:Menschnercmenschner@aol.com


Von: Maria von Bismarck mariavb@ .de
Betreff: Re: bitte Rechnung bezahlen
Datum: 5. Oktober 2015 um 20:03

An: info@hamburgersprechwerk.de

Liebe Constanze,
ich hatte letzte Woche einen schweren Autounfall.bin jetzt aus dem Krankenhaus zurück aber noch Gehirnerschütterung.ich bitte
meinen Mann das Geld zu ünerweisen da ich das gerade nicht schaffe.
Lg Maria

Am 05.10.2015 um 14:28 schrieb info@hamburgersprechwerk.de:
Hallo Maria,

bereits mit der ersten Ratenzahlung bist du im Verzug.
Ich war so freundlich, dir ohne lange Diskussionen deine Mietschulden zu stunden und habe wirklich keine Lust darauf, jeden Monat
aufs Neue hinter dem Geld herzurennen.
Daher jetzt eine klare Ansage: Entweder du hältst dich an die Abmachung der Ratenzahlung von 100,-€ im Monat oder die
Abmachung ist hinfällig. Dann fällt die komplette Summe per sofort an und ich werde nicht zögern juristische Mittel zu ergreifen.
Die 100,- € für September erwarte ich innerhalb von 3 Tagen auf unserem Konto.

Ich setze unseren Rechtsanwalt prophylaktisch schon einmal in Kopie dieses Schreibens, hoffe aber, dass es ohne seine Dienste
ablaufen wird.

Mit freundlichen Grüßen

Konstanze Ullmer
Intendanz
Hamburger Sprechwerk
Klaus-Groth-Str. 23
20535 Hamburg
FON Büro: 040 - 24 42 39 - 30 / -32
FON Tickets NEU: 040 - 69 65 05 05
mail: info@hamburgersprechwerk.de
web: www.hamburgersprechwerk.de

Am 09.09.2015 um 18:21 schrieb mariavb@ .de:

Liebe Konstanze
Hiermit bestätige ich die vereinbarte Ratenzahlung von 100 Euro
monatlich ab September .
Herzlichst
Maria v. Bismarck

-----Original Message-----
Date: Tue, 08 Sep 2015 21:57:25 +0200
Subject: Re: bitte Rechnung bezahlen
From: "info@hamburgersprechwerk.de" <info@hamburgersprechwerk.de>
To: Maria von Bismarck <mariavb@ .de>

Hallo Maria,

wie heute telefonisch verabredet, zahlst du die Restsumme von 597,40 €
in Raten zu je 100,- € ab. Zahlungsbeginn ist September 2015.
Bestätigst du mir bitte diese Vereinbarung? Danke.

Liebe Grüße

Konstanze

Konstanze Ullmer
Intendanz
Hamburger Sprechwerk
Klaus-Groth-Str. 23
20535 Hamburg
FON Büro: 040 - 24 42 39 - 30 / -32
FON Tickets NEU: 040 - 69 65 05 05
mail: info@hamburgersprechwerk.de
web: www.hamburgersprechwerk.de

mailto:Bismarckmariavb@t-online.de
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Von: info@hamburgersprechwerk.de
Betreff: Fwd: bitte Rechnung bezahlen
Datum: 13. Oktober 2015 um 17:59

An: Mark Franzen .de

Lieber Mark,

ich habe von u. g. Künstlerin Maria v. Bismarck immer noch keine Miete erhalten, trotz einer sehr kulanten Stundungs-Vereinbarung.
Anbei der Vertrag sowie die Abrechnung/Rechnung.
Die Stundungs-Vereinbarung, sowie meine diversen Versuche unsere Miete zu bekommen, sind in dem unten stehenden Mailverkehr
dokumentiert. Es gibt auch noch einen Mailverkehr mit der Produktionsleiterin Cathérine Menschner, in der es um das Geld geht. Ich
schicke ihn dir auch zu.
Bitte beantrage jetzt einen Mahnbescheid für uns. Vielen Dank.

Herzliche Grüße
Konstanze

Konstanze Ullmer
Intendanz
Hamburger Sprechwerk
Klaus-Groth-Str. 23
20535 Hamburg
FON Büro: 040 - 24 42 39 - 30 / -32
FON Tickets NEU: 040 - 69 65 05 05
mail: info@hamburgersprechwerk.de
web: www.hamburgersprechwerk.de

abrechnung_Yasodhars_und_bud
dha_bismarck.pdf

vertrag_yasodhara_und_buddha_
bismarck.pdf

Anfang der weitergeleiteten E-Mail:

Von: Maria von Bismarck <mariavb@ .de>
Datum: 5. Oktober 2015 20:03:45 MESZ
An: "info@hamburgersprechwerk.de" <info@hamburgersprechwerk.de>
Betreff: Re: bitte Rechnung bezahlen

Liebe Constanze,
ich hatte letzte Woche einen schweren Autounfall.bin jetzt aus dem Krankenhaus zurück aber noch Gehirnerschütterung.ich bitte
meinen Mann das Geld zu ünerweisen da ich das gerade nicht schaffe.
Lg Maria

Am 05.10.2015 um 14:28 schrieb info@hamburgersprechwerk.de:
Hallo Maria,

bereits mit der ersten Ratenzahlung bist du im Verzug.
Ich war so freundlich, dir ohne lange Diskussionen deine Mietschulden zu stunden und habe wirklich keine Lust darauf, jeden
Monat aufs Neue hinter dem Geld herzurennen.
Daher jetzt eine klare Ansage: Entweder du hältst dich an die Abmachung der Ratenzahlung von 100,-€ im Monat oder die
Abmachung ist hinfällig. Dann fällt die komplette Summe per sofort an und ich werde nicht zögern juristische Mittel zu ergreifen.
Die 100,- € für September erwarte ich innerhalb von 3 Tagen auf unserem Konto.

Ich setze unseren Rechtsanwalt prophylaktisch schon einmal in Kopie dieses Schreibens, hoffe aber, dass es ohne seine Dienste
ablaufen wird.

Mit freundlichen Grüßen

Konstanze Ullmer
Intendanz
Hamburger Sprechwerk
Klaus-Groth-Str. 23
20535 Hamburg
FON Büro: 040 - 24 42 39 - 30 / -32
FON Tickets NEU: 040 - 69 65 05 05
mail: info@hamburgersprechwerk.de
web: www.hamburgersprechwerk.de
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